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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N GENEL KURUM SUBE SİNİF OSYM20 OSYM21 OSYM22

1 AHMET ENİS YAFES 12-D 40 0 40,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 39 1 38,75 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 116 4 115,00 486,20 1 1 1 1 170 39 242
2 METEHAN CİHAN 12-B 38 2 37,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 36 4 35,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 110 10 107,50 464,41 55 2 2 1 2.612 391 5.042
3 KAĞAN DAĞ 12-C 38 2 37,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 38 2 37,50 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 110 10 107,50 463,77 60 3 3 1 2.773 411 5.228
4 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12-D 38 2 37,50 5 0 5,00 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 37 1 36,75 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 108 9 105,75 458,46 93 4 4 2 4.203 641 8.087
5 YİĞİT KAHRAMAN 12-D 37 3 36,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 39 1 38,75 4 3 3,25 6 1 5,75 6 0 6,00 108 12 105,00 455,97 116 5 5 3 4.845 751 9.229
6 MUSTAFA TALHA KÖSELER 12-D 36 3 35,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 36 4 35,00 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 107 12 104,00 454,12 130 6 6 4 5.408 847 10.492
7 MEHMET SEMİH BULUT 12-D 34 5 32,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 36 2 35,50 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 106 11 103,25 452,37 149 7 7 5 5.913 944 11.470
8 AYŞE YİĞİT 12-A 38 2 37,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 35 4 34,00 5 1 4,75 6 1 5,75 5 1 4,75 106 12 103,00 450,27 178 8 8 1 6.680 1.065 13.045
9 ERDOĞAN YILMAZ 12-D 39 1 38,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 35 2 34,50 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 106 11 103,25 450,23 179 9 9 6 6.680 1.065 13.045

10 ALEYNA AKBAŞ 12-C 35 5 33,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 36 4 35,00 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 106 14 102,50 449,86 181 10 10 2 6.840 1.099 13.241
11 RÜMEYSA DURA 12-C 39 0 39,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 0 5,00 33 5 31,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 105 11 102,25 448,05 204 11 11 3 7.508 1.226 14.633
12 MUSTAFA YİĞİT TARHAN 12-C 36 4 35,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 34 2 33,50 7 0 7,00 4 3 3,25 6 0 6,00 104 12 101,00 445,19 239 12 12 4 8.780 1.466 16.869
13 SİNAN MERT ORTAÇ 12-B 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 37 3 36,25 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 105 15 101,25 444,97 242 13 13 2 8.871 1.484 17.070
14 MUSTAFA KOLA 12-C 34 4 33,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 34 6 32,50 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 104 14 100,50 444,47 253 14 14 5 9.078 1.521 17.543
15 AZRA EDA DURŞEN 12-A 38 2 37,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 34 5 32,75 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 104 15 100,25 442,29 278 15 15 2 10.034 1.694 19.359
16 NUR ALP 12-D 37 3 36,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 30 4 29,00 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 102 12 99,00 439,43 323 16 16 7 11.444 1.981 21.988
17 BEYZA BİLGE BİLİR 12-A 35 5 33,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 36 3 35,25 4 3 3,25 7 0 7,00 6 0 6,00 103 16 99,00 438,82 331 17 17 3 11.739 2.045 22.392
18 MUSTAFA EREN IŞIK 12-A 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 31 5 29,75 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 102 14 98,50 438,71 334 18 18 4 11.790 2.056 22.471
19 CEYLİN YÜCEL 12-B 37 3 36,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 29 2 28,50 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 101 10 98,50 437,98 344 19 19 3 12.205 2.157 23.230
20 NEDİM KARAASLAN 12-B 35 5 33,75 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 33 5 31,75 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 102 16 98,00 436,62 366 20 20 4 12.933 2.336 24.734
21 İSMAİL CAN DEMİR 12-A 35 4 34,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 36 2 35,50 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 102 15 98,25 435,69 377 21 21 5 13.442 2.449 25.739
22 KEREM GENİŞ 12-C 38 2 37,50 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 32 8 30,00 7 0 7,00 5 2 4,50 5 1 4,75 102 16 98,00 435,64 380 22 22 6 13.442 2.449 25.739
23 NECLA SENA ÇAKIR 12-B 36 4 35,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 34 4 33,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 102 16 98,00 435,60 381 23 23 5 13.442 2.449 25.739
24 DOĞA BÜLÜM 12-C 36 3 35,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 36 3 35,25 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 102 16 98,00 434,60 400 24 24 7 13.935 2.559 26.637
25 ALPEREN MERCAN 12-C 34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 37 3 36,25 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 102 18 97,50 434,24 405 25 25 8 14.154 2.609 27.019
26 ÖMER ARDA BAYSAL 12-B 36 4 35,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 36 3 35,25 6 1 5,75 5 2 4,50 3 3 2,25 102 17 97,75 433,58 415 26 26 6 14.553 2.707 27.774
27 ZEYNEP TOSUN 12-B 36 4 35,00 5 0 5,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 35 5 33,75 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 102 18 97,50 433,50 417 27 27 7 14.553 2.707 27.774
28 FATİH YÜCEL 12-B 34 6 32,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 34 5 32,75 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 101 18 96,50 431,69 444 28 28 8 15.710 2.989 29.815
29 ALİ BERK DEMİRDÖVEN 12-C 38 0 38,00 4 0 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 32 6 30,50 6 1 5,75 5 1 4,75 5 1 4,75 100 13 96,75 431,44 452 29 29 9 15.823 3.013 30.035
30 BÜNYAMİN BEROJE 12-D 35 5 33,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 35 4 34,00 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 101 18 96,50 430,98 464 30 30 8 16.110 3.078 30.494
31 ABDULLAH ÇAKMAK 12-A 37 3 36,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 31 4 30,00 7 0 7,00 5 2 4,50 3 3 2,25 100 15 96,25 429,90 493 31 31 6 16.729 3.219 31.653
32 ALİ EMRE USLU 12-C 37 3 36,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 34 6 32,50 4 3 3,25 6 1 5,75 3 3 2,25 101 19 96,25 429,25 504 32 32 10 17.198 3.344 32.524
33 BURAK ÖZEN 12-D 35 5 33,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 36 2 35,50 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 100 18 95,50 427,13 560 33 33 9 18.636 3.722 34.857
34 ZEYNEP POLAT 12-D 36 4 35,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 32 3 31,25 5 2 4,50 5 1 4,75 4 2 3,50 99 15 95,25 427,13 560 33 33 9 18.636 3.722 34.857

Puan hesaplamalarında 2022 yılına ait gerçek sınav katsayıları kullanılmış r. Yayınevi sonuçlarından farklılık gösterebilir. 29.12.2023 16:53:23



35 NECATİ KURŞUN 12-D 37 3 36,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 33 6 31,50 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 100 19 95,25 426,69 571 35 35 11 18.957 3.806 35.372
36 ELİF ARI 12-B 36 2 35,50 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 30 5 28,75 4 2 3,50 6 0 6,00 5 1 4,75 98 13 94,75 426,40 581 36 36 9 19.083 3.839 35.602
37 SİRAÇ ŞAHİN 12-D 35 3 34,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 29 5 27,75 7 0 7,00 6 1 5,75 4 2 3,50 98 14 94,50 425,91 600 37 37 12 19.406 3.928 36.390
38 ALİ YAHYA KARAPAÇA 12-B 35 5 33,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 34 1 33,75 4 3 3,25 5 1 4,75 4 2 3,50 98 16 94,00 422,92 675 38 38 10 21.632 4.512 39.881
39 BERKE CENGİZHAN GEYİKÇİ 12-C 32 7 30,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 34 1 33,75 5 1 4,75 5 2 4,50 6 0 6,00 97 15 93,25 422,23 701 39 39 11 22.129 4.641 40.877
40 SUDENAZ BOSTAN 12-B 35 3 34,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 30 4 29,00 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 97 15 93,25 422,00 711 40 40 11 22.271 4.680 41.146
41 KAĞAN COŞGUN 12-B 34 3 33,25 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 27 6 25,50 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 96 13 92,75 421,96 713 41 41 12 22.347 4.700 41.266
42 İBRAHİM ETHEM KAYMAZ 12-D 34 5 32,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 34 4 33,00 3 3 2,25 6 1 5,75 5 1 4,75 97 16 93,00 420,59 743 42 42 13 23.462 4.997 43.079
43 EGEMEN ERDOĞDU 12-A 32 5 30,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 35 3 34,25 7 0 7,00 4 2 3,50 4 2 3,50 97 17 92,75 419,73 772 43 43 7 24.135 5.195 44.078
44 HÜSEYİN GÜNCAN 12-A 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 31 6 29,50 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 97 20 92,00 419,56 776 44 44 8 24.292 5.247 44.309
45 SILA HABACI 12-A 33 5 31,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 30 6 28,50 5 1 4,75 6 1 5,75 4 2 3,50 96 17 91,75 417,85 838 45 45 9 25.600 5.680 46.629
46 ZEYNEP ÖZASLAN 12-A 34 2 33,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 27 2 26,50 6 1 5,75 5 1 4,75 5 1 4,75 94 10 91,50 417,39 853 46 46 10 25.917 5.806 47.308
47 RIZA AKCAN 12-C 35 5 33,75 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 32 7 30,25 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 97 21 91,75 417,10 864 47 47 12 26.154 5.860 47.677
48 AHMET ARSLAN 12-C 35 4 34,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 30 3 29,25 3 1 2,75 6 1 5,75 5 1 4,75 95 14 91,50 416,52 879 48 48 13 26.659 6.030 48.324
49 CEMAL ARDA GEDİK 12-A 36 4 35,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 32 7 30,25 4 3 3,25 5 2 4,50 3 3 2,25 97 22 91,50 415,33 921 49 49 11 27.592 6.382 49.810
50 ALİ EMİR AYDIN 12-D 34 5 32,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 30 8 28,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 96 21 90,75 414,86 939 50 50 14 28.109 6.526 50.769
51 MERT MENLİK 12-D 29 9 26,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 31 6 29,50 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 95 20 90,00 413,87 971 51 51 15 28.990 6.796 52.019
52 MEHMET EMİN KARYAĞDI 12-A 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 33 5 31,75 7 0 7,00 6 1 5,75 3 3 2,25 96 22 90,50 413,23 986 52 52 12 29.502 6.965 52.888
53 ALPER KOCABAŞ 12-B 33 7 31,25 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 28 3 27,25 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 94 16 90,00 413,14 989 53 53 13 29.588 6.995 53.013
54 HAFSA SULTAN BOZKAPLAN 12-C 35 4 34,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 25 7 23,25 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 94 17 89,75 412,60 1.004 54 54 14 30.030 7.143 53.754
55 AYŞENUR TOKMAK 12-D 39 1 38,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 27 4 26,00 2 5 0,75 6 1 5,75 5 1 4,75 94 17 89,75 410,49 1.080 55 55 16 32.040 7.796 56.813
56 ELİF ÖZBEK 12-D 37 3 36,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 27 2 26,50 3 3 2,25 5 1 4,75 5 1 4,75 93 14 89,50 410,32 1.088 56 56 17 32.040 7.827 56.944

57 MAHMUT EKREM
CİNSDİKİCİ 12-C 33 6 31,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 31 7 29,25 7 0 7,00 6 1 5,75 2 4 1,00 95 22 89,50 410,01 1.096 57 57 15 32.413 7.927 57.461

58 MEHMET BATMAZ 12-B 37 2 36,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 26 2 25,50 6 0 6,00 5 1 4,75 1 3 0,25 92 10 89,50 409,35 1.111 58 58 14 32.976 8.195 58.585
59 TUANA KOCABAY 12-A 34 6 32,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 33 5 31,75 2 5 0,75 5 2 4,50 5 1 4,75 95 23 89,25 409,26 1.117 59 59 13 33.164 8.235 58.725
60 İREM ERBİL 12-C 32 4 31,00 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 28 6 26,50 6 1 5,75 5 1 4,75 5 1 4,75 92 16 88,00 407,15 1.194 60 60 16 35.258 9.131 61.873
61 İSMAİL AKKAYNAK 12-D 34 6 32,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 30 7 28,25 4 3 3,25 5 2 4,50 5 1 4,75 94 23 88,25 407,04 1.196 61 61 18 35.360 9.177 62.007
62 SUDENUR YAVUZ 12-A 34 6 32,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 24 4 23,00 5 1 4,75 6 1 5,75 6 0 6,00 91 16 87,00 404,82 1.296 62 62 14 37.594 10.128 65.329
63 ZEYNEP RANA PINAR 12-C 31 5 29,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 29 8 27,00 4 2 3,50 5 2 4,50 6 0 6,00 92 20 87,00 404,59 1.305 63 63 17 37.906 10.258 65.762
64 ELİF ECE ŞEN 12-B 36 4 35,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 25 4 24,00 6 1 5,75 5 1 4,75 3 1 2,75 91 15 87,25 403,77 1.341 64 64 15 38.760 10.624 66.847
65 BAYRAM İLTERİŞ GÜLER 12-C 33 6 31,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 34 4 33,00 4 2 3,50 5 2 4,50 3 2 2,50 93 22 87,50 403,14 1.366 65 65 18 39.427 10.903 67.735
66 GİZEM ÇAĞLAYAN 12-A 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 27 7 25,25 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 92 22 86,50 402,40 1.409 66 66 15 40.171 11.212 69.086
67 AYŞE MİRAY TEKİN 12-A 33 6 31,50 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 29 5 27,75 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 91 22 85,50 398,51 1.576 67 67 16 44.411 13.111 75.538
68 BEYZA NUR MERT 12-B 33 4 32,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 27 3 26,25 6 1 5,75 4 2 3,50 3 3 2,25 89 15 85,25 397,67 1.616 68 68 16 45.381 13.612 77.065
69 ECRİN MİRAÇ ATILGAN 12-D 35 5 33,75 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 26 4 25,00 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 90 20 85,00 397,32 1.636 69 69 19 45.600 13.775 77.563
70 İDİL ONAT 12-D 33 7 31,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 30 10 27,50 4 3 3,25 6 1 5,75 4 2 3,50 92 28 85,00 397,09 1.646 70 70 20 46.037 13.947 78.178
71 MUSTAFA ENES DOĞRUYOL 12-A 36 2 35,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 23 5 21,75 3 3 2,25 6 1 5,75 4 1 3,75 88 14 84,50 395,87 1.695 71 71 17 47.379 14.640 80.181
72 İREM KARAKURUM 12-B 33 6 31,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 28 5 26,75 4 3 3,25 6 1 5,75 3 3 2,25 90 22 84,50 395,33 1.723 72 72 17 47.836 14.928 81.047
73 HAVVA AZRA ERTÜRK 12-D 38 2 37,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 23 4 22,00 5 2 4,50 6 1 5,75 3 3 2,25 89 18 84,50 394,80 1.764 73 73 21 48.525 15.227 81.878
74 OZAN ALTUNTAŞ 12-D 30 9 27,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 30 9 27,75 5 2 4,50 5 2 4,50 5 1 4,75 90 28 83,00 392,10 1.885 74 74 22 51.621 16.814 86.709
75 CEREN DAMLA KAYA 12-C 36 3 35,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 26 7 24,25 4 3 3,25 5 2 4,50 3 3 2,25 89 23 83,25 390,97 1.942 75 75 19 53.072 17.583 88.766
76 ERDEM KARABACAK 12-C 28 11 25,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 29 5 27,75 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 88 25 81,75 388,60 2.052 76 76 20 55.815 19.155 92.945
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77 SABAHATTİN TOPRAK
GÜCÜKOĞLU 12-A 33 3 32,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 26 0 26,00 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 84 9 81,75 387,16 2.126 77 77 18 57.723 20.344 95.652

78 SAMED AKİF KARAKAPLAN 12-B 31 9 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 27 2 26,50 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 87 22 81,50 387,10 2.130 78 78 18 57.723 20.344 95.652
79 İSLAM BATIN AKMAN 12-A 35 5 33,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 24 4 23,00 5 2 4,50 4 3 3,25 2 4 1,00 87 21 81,75 386,73 2.152 79 79 19 58.240 20.677 96.370
80 İSA YUSUF ASRİ 12-B 30 6 28,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 26 5 24,75 3 3 2,25 6 1 5,75 5 1 4,75 86 20 81,00 386,42 2.167 80 80 19 58.628 20.919 96.897
81 EYLÜL AKDOĞAN 12-D 30 6 28,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 28 4 27,00 6 1 5,75 3 2 2,50 5 1 4,75 85 18 80,50 384,24 2.290 81 81 23 61.472 22.705 101.247
82 HASAN EGE EYİ 12-C 29 6 27,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 23 4 22,00 4 3 3,25 6 1 5,75 4 1 3,75 84 17 79,75 383,27 2.340 82 82 21 62.778 23.517 103.161
83 YİĞİT ÖZVEREN 12-D 30 9 27,75 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 29 5 27,75 2 5 0,75 5 1 4,75 4 2 3,50 86 26 79,50 380,83 2.496 83 83 24 65.955 25.513 107.745
84 OZAN UYAR 12-A 34 4 33,00 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 26 3 25,25 2 5 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 84 20 79,00 378,75 2.611 84 84 20 68.728 27.384 112.210
85 HATİCE GÜL PEKER 12-C 30 9 27,75 4 0 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 32 5 30,75 3 4 2,00 4 2 3,50 3 3 2,25 85 28 78,00 375,00 2.827 85 85 22 73.883 31.011 119.964
86 MESUT KULTAŞ 12-A 29 11 26,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 24 4 23,00 6 1 5,75 5 1 4,75 4 2 3,50 83 24 77,00 374,67 2.847 86 86 21 74.432 31.408 120.891
87 BERAT YILMAZ 12-A 31 9 28,75 5 0 5,00 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 27 4 26,00 6 1 5,75 6 1 5,75 2 4 1,00 84 27 77,25 373,26 2.930 87 87 22 76.371 32.735 123.952
88 MEHMET ALİ YENEN 12-B 33 7 31,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 28 9 25,75 3 4 2,00 3 4 2,00 3 3 2,25 85 32 77,00 372,18 2.988 88 88 20 77.982 33.840 126.483
89 SERDAR MELEŞ 12-D 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 16 7 14,25 4 2 3,50 6 1 5,75 4 1 3,75 81 20 76,00 371,71 3.010 89 89 25 78.563 34.244 127.380
90 FUNDA BİLEN 12-B 32 8 30,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 28 5 26,75 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 84 29 76,75 371,47 3.023 90 90 21 78.995 34.529 127.904
91 EDA MELİKE ERSOY 12-B 32 8 30,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 19 13 15,75 4 2 3,50 6 1 5,75 5 0 5,00 81 26 74,50 368,04 3.255 91 91 22 84.093 38.295 135.723
92 EREN ÖZEN 12-D 28 10 25,50 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 28 8 26,00 6 1 5,75 4 3 3,25 2 4 1,00 83 31 75,25 367,98 3.258 92 92 26 84.244 38.414 135.939
93 MERT AKÇİÇEK 12-C 23 13 19,75 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 28 6 26,50 7 0 7,00 5 2 4,50 4 2 3,50 81 29 73,75 365,46 3.431 93 93 23 88.140 41.363 141.919
94 ÖMER ASLAN 12-D 31 7 29,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 21 12 18,00 3 4 2,00 5 2 4,50 4 2 3,50 81 30 73,50 364,17 3.521 94 94 27 90.201 42.921 145.338
95 BERRA BAŞTÜRK 12-A 29 11 26,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 22 4 21,00 4 3 3,25 6 1 5,75 3 3 2,25 80 26 73,50 363,92 3.540 95 95 23 90.526 43.167 145.910
96 HAMZA DALKIRAN 12-A 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 26 5 24,75 3 4 2,00 3 3 2,25 2 4 1,00 81 29 73,75 362,30 3.657 96 96 24 92.964 45.077 149.931
97 KORAY ÖZLÜ 12-C 30 6 28,50 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 18 11 15,25 5 2 4,50 5 2 4,50 1 5 -0,25 76 29 68,75 349,26 4.646 97 97 24 115.663 62.466 186.331
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