
Sınav Tarihi 
28.12.2023

MANİSA FEN LİSESİ
AYDIN TYT-3 

TYT PUAN SIRALI LİSTE

Genel Toplam ve Ortalamalar

TYT-TÜRKÇE TYT-SOSYAL BİLİMLER TYT-MATEMATİK TYT-FEN BİLİMLERİ
NET GENEL KATILIM KURUM KATILIM SUBE KATILIM

TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE DİN KÜLTÜRÜ MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ

25,67 3,97 3,58 2,88 4,65 25,56 5,62 5,64 4,42 82,00 1458 83 83

NO ADI SOYADI ŞB

TYT

TOPLAM
TYT PUANI

TYTTYT-TÜRKÇE TYT-SOSYAL BİLİMLER
TYT-

MATEMATİK
TYT-FEN BİLİMLERİ

TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE DİN KÜLTÜRÜ MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N GENEL KURUM SUBE SİNİF OSYM20 OSYM21 OSYM22

1 METEHAN CİHAN 12-B 32 8 30,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 33 6 31,50 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 102 17 97,75 436,68 4 1 1 1 12.933 2.336 24.734

2 BEYZA BİLGE BİLİR 12-A 29 11 26,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 35 4 34,00 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 101 18 96,50 433,20 5 2 2 1 14.727 2.751 28.184

3 NECATİ KURŞUN 12-D 29 11 26,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 34 6 32,50 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 101 19 96,25 433,14 6 3 3 1 14.786 2.766 28.301

4 AHMET ENİS YAFES 12-D 28 12 25,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 34 5 32,75 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 99 19 94,25 426,85 12 4 4 2 18.830 3.773 35.221

5 ALEYNA AKBAŞ 12-C 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 32 8 30,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 99 21 93,75 425,59 13 5 5 1 19.689 4.001 36.810

6 İSMAİL AKKAYNAK 12-D 33 7 31,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 32 6 30,50 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 98 19 93,25 422,14 16 6 6 3 22.200 4.661 41.001

7 İBRAHİM ETHEM KAYMAZ 12-D 33 7 31,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 33 6 31,50 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 98 21 92,75 420,64 18 7 7 4 23.375 4.975 43.016

8 RÜMEYSA DURA 12-C 30 10 27,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 32 7 30,25 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 97 20 92,00 419,72 19 8 8 2 24.135 5.195 44.078

9 ALİ EMİR AYDIN 12-D 27 13 23,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 34 6 32,50 6 1 5,75 5 2 4,50 6 0 6,00 97 22 91,50 419,01 20 9 9 5 24.685 5.380 44.949

10 AYŞE YİĞİT 12-A 33 7 31,25 4 1 3,75 3 0 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 32 6 30,50 7 0 7,00 7 0 7,00 4 2 3,50 97 19 92,25 418,99 21 10 10 2 24.761 5.406 45.176

11 AYŞEGÜL ÇİÇEK 12-D 28 8 26,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 27 4 26,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 93 13 89,75 414,56 27 11 11 6 28.375 6.604 51.104

12 ELİF ARI 12-B 30 8 28,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 30 4 29,00 7 0 7,00 7 0 7,00 4 2 3,50 94 15 90,25 414,09 28 12 12 2 28.819 6.740 51.761

13 BURAK ÖZEN 12-D 32 8 30,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 29 7 27,25 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 95 20 90,00 413,50 30 13 13 7 29.246 6.880 52.423

14 MUSTAFA TALHA KÖSELER 12-D 29 10 26,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 30 3 29,25 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 94 18 89,50 412,74 31 14 14 8 29.940 7.114 53.534

15 MEHMET SEMİH BULUT 12-D 24 11 21,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 35 2 34,50 7 0 7,00 7 0 7,00 5 1 4,75 94 18 89,50 412,59 32 15 15 9 30.119 7.171 53.889

16 MUSTAFA KOLA 12-C 29 10 26,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 32 7 30,25 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 95 22 89,50 412,49 34 16 16 3 30.208 7.200 54.024

17 ALPER KOCABAŞ 12-B 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 25 9 22,75 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 94 20 89,00 411,89 35 17 17 3 30.748 7.381 54.790

18 DOĞA BÜLÜM 12-C 26 14 22,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 35 4 34,00 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 95 24 89,00 411,12 36 18 18 4 31.389 7.588 55.876

19 YİĞİT KAHRAMAN 12-D 29 11 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 34 5 32,75 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 95 23 89,25 410,79 37 19 19 10 31.760 7.709 56.498

20 NECLA SENA ÇAKIR 12-B 27 13 23,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 31 5 29,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 94 22 88,50 409,99 41 20 20 4 32.507 7.964 57.625

21 MUSTAFA YİĞİT TARHAN 12-C 29 9 26,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 31 6 29,50 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 94 21 88,75 409,95 42 21 21 5 32.507 7.964 57.625

22 ZEYNEP TOSUN 12-B 31 7 29,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 5 25,75 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 93 17 88,75 409,90 43 22 22 5 32.507 7.964 57.625

23 CEYLİN TUANA ÖZKAN 12-C 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 31 4 30,00 4 3 3,25 7 0 7,00 4 2 3,50 94 21 88,75 408,92 45 23 23 6 33.451 8.359 59.101

24 ÖMER ARDA BAYSAL 12-B 28 12 25,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 30 10 27,50 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 94 26 87,50 407,09 47 24 24 6 35.360 9.177 62.007

25 SİNAN MERT ORTAÇ 12-B 28 12 25,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 30 8 28,00 6 1 5,75 7 0 7,00 6 0 6,00 93 24 87,00 405,69 51 25 25 7 36.781 9.780 64.097

26 SUDENAZ BOSTAN 12-B 30 9 27,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 28 7 26,25 6 1 5,75 6 1 5,75 5 1 4,75 92 22 86,50 403,47 55 26 26 8 39.093 10.762 67.268

27 AZRA EDA DURŞEN 12-A 28 12 25,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 9 25,75 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 92 25 85,75 402,39 57 27 27 3 40.171 11.256 69.318

28 SAMED AKİF KARAKAPLAN 12-B 27 13 23,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 33 5 31,75 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 92 24 86,00 401,63 59 28 28 9 41.045 11.574 70.333

29 CEMAL ARDA GEDİK 12-A 25 15 21,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 31 7 29,25 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 92 26 85,50 401,15 60 29 29 4 41.612 11.804 71.203

30 ERDOĞAN YILMAZ 12-D 29 11 26,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 30 10 27,50 7 0 7,00 5 2 4,50 5 1 4,75 92 26 85,50 400,44 62 30 30 11 42.371 12.111 72.239

31 CEYLİN YÜCEL 12-B 30 9 27,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 26 3 25,25 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 90 18 85,50 400,28 63 31 31 10 42.587 12.201 72.604

32 ELİF ECE ŞEN 12-B 30 9 27,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 27 4 26,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 90 19 85,25 399,63 64 32 32 11 43.232 12.505 73.588

33 KAĞAN DAĞ 12-C 29 9 26,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 29 8 27,00 7 0 7,00 6 1 5,75 4 2 3,50 91 23 85,25 399,32 65 33 33 7 43.447 12.666 74.188

34 İREM KARAKURUM 12-B 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 27 4 26,00 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 90 21 84,75 398,43 68 34 34 12 44.517 13.165 75.694
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35 ABDULLAH ÇAKMAK 12-A 30 10 27,50 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 30 6 28,50 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 91 25 84,75 397,46 70 35 35 5 45.600 13.720 77.390

36 HAFSA SULTAN BOZKAPLAN 12-C 31 8 29,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 28 6 26,50 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 90 22 84,50 396,75 72 36 36 8 46.371 14.119 78.693

37 ALPEREN MERCAN 12-C 30 10 27,50 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 31 8 29,00 6 0 6,00 6 1 5,75 4 2 3,50 91 26 84,50 396,21 73 37 37 9 46.927 14.402 79.439

38 NUR ALP 12-D 30 8 28,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 28 9 25,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 90 24 84,00 395,69 74 38 38 12 47.607 14.755 80.528

39 İSA YUSUF ASRİ 12-B 29 7 27,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 27 4 26,00 5 0 5,00 5 1 4,75 6 0 6,00 87 14 83,50 394,60 75 39 39 13 48.757 15.343 82.345

40 KAĞAN COŞGUN 12-B 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 21 3 20,25 7 0 7,00 5 1 4,75 6 0 6,00 87 16 83,00 394,11 76 40 40 14 49.337 15.637 83.254

41
MAHMUT EKREM
CİNSDİKİCİ

12-C 29 11 26,25 5 0 5,00 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 26 9 23,75 7 0 7,00 7 0 7,00 5 0 5,00 89 24 83,00 393,64 79 41 41 10 49.918 15.936 84.113

42 MEHMET ALİ YENEN 12-B 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 26 13 22,75 6 1 5,75 7 0 7,00 5 1 4,75 90 29 82,75 392,33 87 42 42 15 51.286 16.694 86.348

43 MEHMET EMİN KARYAĞDI 12-A 25 13 21,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 31 5 29,75 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 89 25 82,75 392,23 88 43 43 6 51.509 16.753 86.526

44 İREM ERBİL 12-C 29 11 26,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 27 8 25,00 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 89 25 82,75 392,16 89 44 44 11 51.621 16.814 86.709

45 İDİL ONAT 12-D 29 10 26,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 28 12 25,00 6 1 5,75 6 1 5,75 4 2 3,50 90 29 82,75 392,10 90 45 45 13 51.621 16.814 86.709

46 İSLAM BATIN AKMAN 12-A 28 12 25,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 4 0,00 4 1 3,75 29 6 27,50 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 89 26 82,50 391,39 91 46 46 7 52.466 17.324 88.000

47 ALİ EMRE USLU 12-C 26 14 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 33 7 31,25 5 2 4,50 6 1 5,75 4 2 3,50 90 30 82,50 390,84 92 47 47 12 53.188 17.644 88.899

48 ELİF ÖZBEK 12-D 28 9 25,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 25 7 23,25 5 2 4,50 6 1 5,75 6 0 6,00 87 22 81,50 389,51 94 48 48 14 54.717 18.480 91.270

49 NEDİM KARAASLAN 12-B 31 9 28,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 26 6 24,50 6 1 5,75 6 1 5,75 3 3 2,25 88 24 82,00 388,89 95 49 49 16 55.565 19.004 92.628

50 SİRAÇ ŞAHİN 12-D 29 9 26,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 24 5 22,75 6 0 6,00 6 1 5,75 4 2 3,50 86 19 81,25 387,92 102 50 50 15 56.693 19.703 94.106

51 OZAN UYAR 12-A 30 9 27,75 5 0 5,00 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 23 2 22,50 6 0 6,00 6 0 6,00 4 2 3,50 85 15 81,25 387,68 103 51 51 8 57.079 19.940 94.736

52 AYŞENUR TOKMAK 12-D 28 12 25,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 24 16 20,00 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 88 32 80,00 385,56 109 52 52 16 59.797 21.663 98.776

53 ALİ BERK DEMİRDÖVEN 12-C 22 12 19,00 5 0 5,00 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 30 6 28,50 6 1 5,75 7 0 7,00 5 0 5,00 85 21 79,75 384,34 117 53 53 13 61.216 22.625 101.079

54 HASAN EGE EYİ 12-C 31 7 29,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 5 17,75 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 84 18 79,50 383,36 120 54 54 14 62.515 23.435 102.945

55 BAYRAM İLTERİŞ GÜLER 12-C 29 11 26,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 30 9 27,75 5 2 4,50 3 4 2,00 3 3 2,25 88 31 80,25 383,32 121 55 55 15 62.515 23.435 102.945

56 CEREN DAMLA KAYA 12-C 31 9 28,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 28 11 25,25 6 1 5,75 4 2 3,50 4 2 3,50 87 30 79,50 381,17 126 56 56 16 65.555 25.255 107.173

57 İSMAİL CAN DEMİR 12-A 22 9 19,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 24 6 22,50 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 82 17 77,75 379,40 132 57 57 9 67.809 26.731 110.711

58 BERAT YILMAZ 12-A 25 14 21,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 30 3 29,25 7 0 7,00 4 3 3,25 5 1 4,75 85 27 78,25 378,64 133 58 58 10 68.858 27.475 112.352

59 SILA HABACI 12-A 31 8 29,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 25 5 23,75 6 1 5,75 4 1 3,75 4 2 3,50 84 22 78,50 378,36 134 59 59 11 69.120 27.749 113.052

60 AYŞE MİRAY TEKİN 12-A 25 11 22,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 25 7 23,25 5 1 4,75 5 2 4,50 5 1 4,75 83 24 77,00 376,12 143 60 60 12 72.325 29.896 117.734

61 MUSTAFA EREN IŞIK 12-A 25 14 21,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 28 10 25,50 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 85 32 77,00 375,41 148 61 61 13 73.317 30.601 119.076

62 OZAN ALTUNTAŞ 12-D 29 11 26,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 26 11 23,25 6 1 5,75 4 3 3,25 5 1 4,75 85 32 77,00 374,93 151 62 62 17 74.020 31.113 120.178

63 FATİH YÜCEL 12-B 27 13 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 27 2 26,50 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 83 24 77,00 374,76 153 63 63 17 74.294 31.312 120.672

64 ECRİN MİRAÇ ATILGAN 12-D 26 12 23,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 24 8 22,00 7 0 7,00 6 1 5,75 5 1 4,75 83 26 76,50 374,63 154 64 64 18 74.432 31.408 120.891

65 ERDEM KARABACAK 12-C 27 11 24,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 23 10 20,50 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 83 28 76,00 373,42 159 65 65 17 76.092 32.548 123.499

66 ÖMER ASLAN 12-D 24 16 20,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 25 9 22,75 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 83 30 75,50 372,21 165 66 66 19 77.834 33.736 126.295

67 BÜNYAMİN BEROJE 12-D 29 11 26,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 23 9 20,75 6 1 5,75 5 2 4,50 5 1 4,75 82 27 75,25 370,09 171 67 67 20 81.001 35.980 131.230

68 BERRA BAŞTÜRK 12-A 27 13 23,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 24 6 22,50 5 2 4,50 5 2 4,50 6 0 6,00 81 28 74,00 366,77 180 68 68 14 86.082 39.802 138.986

69 ALİ YAHYA KARAPAÇA 12-B 28 8 26,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 19 4 18,00 5 1 4,75 6 0 6,00 4 2 3,50 78 18 73,50 365,10 186 69 69 18 88.606 41.724 142.601

70
SABAHATTİN TOPRAK
GÜCÜKOĞLU

12-A 30 9 27,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 0 4,00 20 4 19,00 4 0 4,00 4 0 4,00 3 0 3,00 77 13 73,75 364,99 187 70 70 15 88.921 41.970 143.065

71 MUSTAFA ENES DOĞRUYOL 12-A 27 12 24,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 20 1 19,75 5 1 4,75 6 1 5,75 3 2 2,50 78 18 73,50 364,98 188 71 71 16 88.921 41.970 143.065

72 SUDENUR YAVUZ 12-A 27 13 23,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 21 6 19,50 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 80 27 73,25 364,90 190 72 72 17 88.921 41.970 143.065

73 ZEYNEP POLAT 12-D 28 10 25,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 22 6 20,50 5 1 4,75 4 1 3,75 4 2 3,50 79 23 73,25 363,81 193 73 73 21 90.690 43.286 146.231

74 MESUT KULTAŞ 12-A 26 14 22,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 23 8 21,00 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 79 32 71,00 357,49 221 74 74 18 101.177 51.202 162.907

75 TUANA KOCABAY 12-A 25 15 21,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 24 10 21,50 5 1 4,75 6 1 5,75 5 1 4,75 79 33 70,75 357,26 222 75 75 19 101.516 51.457 163.307

76 BEYZA NUR MERT 12-B 30 10 27,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 17 11 14,25 6 0 6,00 5 2 4,50 5 1 4,75 77 30 69,50 353,42 247 76 76 19 108.063 56.477 173.821
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77 RIZA AKCAN 12-C 28 12 25,00 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 21 13 17,75 5 2 4,50 5 2 4,50 4 1 3,75 77 35 68,25 349,06 266 77 77 18 116.023 62.782 187.019

78 ZEYNEP ÖZASLAN 12-A 29 11 26,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 20 5 18,75 4 3 3,25 4 1 3,75 5 1 4,75 75 27 68,25 348,69 268 78 78 20 116.755 63.397 188.197

79 ZEYNEP RANA PINAR 12-C 25 15 21,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 22 12 19,00 6 1 5,75 5 2 4,50 3 3 2,25 77 36 68,00 348,68 269 79 79 19 116.755 63.397 188.197

80 EYLÜL AKDOĞAN 12-D 21 8 19,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 27 6 25,50 4 2 3,50 2 1 1,75 4 1 3,75 73 22 67,50 346,45 284 80 80 22 120.880 66.820 195.174

81 FUNDA BİLEN 12-B 26 14 22,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 23 10 20,50 5 2 4,50 5 2 4,50 3 3 2,25 75 38 65,50 340,06 314 81 81 20 133.808 77.522 215.985

82 SERDAR MELEŞ 12-D 27 12 24,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 15 9 12,75 4 2 3,50 5 1 4,75 2 4 1,00 67 34 58,50 319,42 435 82 82 23 182.904 116.217 299.957

83 EYLÜL BECERİKÇİ 12-C 25 14 21,50 2 0 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 21 1 20,75 3 2 2,50 1 0 1,00 3 0 3,00 63 19 58,25 317,77 450 83 83 20 187.497 119.553 308.087
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